
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 1 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir KARESİ BALIKESİR İMAM HATİP ANADOLU LİSESİ 22-23 Paraf Yayınları AYT TÜRKİYE GENELİ 38848 316 267 66

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE TARİH-1 COĞRAFYA-1 TARİH-2 COĞRAFYA-2 FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 3.47 2.10 2.94 1.29 1.02 1.04 0.98 0.75 0.79 0.47 0.60 0.32 0.68 0.70 0.50 0.83 0.58 0.68 0.55 0.13 0.52 0.00 0.00 0.00 9.68 5.08 8.41 3.55 2.86 2.83 1.86 2.20 1.31 3.70 2.60 3.05 27.0418.6222.39 204.006 197.159 177.896
Okul Ortalaması 7.12 3.92 6.14 3.11 1.64 2.70 2.24 1.15 1.95 3.26 1.73 2.83 2.80 2.08 2.28 2.71 1.41 2.36 2.08 0.42 1.97 0.00 0.00 0.00 5.42 2.11 4.90 2.06 0.95 1.82 0.70 0.76 0.51 1.71 0.91 1.48 33.2117.0828.94 167.743 188.531 203.230

1 0 - MUHARREM KURTAY 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 4 24.00 10 2 9.50 8 2 7.50 8 3 7.25 51.0011.0048.25 367.414 296.365 222.925 3291 6 2 1
2 927 - MU ASR 12 / A 19 4 18.00 8 1 7.75 5 1 4.75 10 1 9.75 10 1 9.75 11 1 10.75 5 1 4.75 0 0 0.00 14 4 13.00 4 0 4.00 1 2 0.50 0 0 0.00 87.0016.0083.00 184.008 261.420 328.272 6336 17 9 2
3 939 - YASİN EREN 12 / A 11 0 11.00 6 2 5.50 4 1 3.75 7 1 6.75 5 4 4.00 0 1 -0.25 3 2 2.50 0 0 0.00 7 0 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.0011.0040.25 195.190 254.968 274.792 7009 21 12 3
4 918 - YUSUF ÖZDEMİR 12 / A 12 7 10.25 9 0 9.00 6 0 6.00 11 0 11.00 11 0 11.00 9 2 8.50 5 0 5.00 0 0 0.00 7 0 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 70.00 9.00 67.75 181.486 254.928 344.175 7012 22 13 4
5 93 - SÜLEYMAN YILMAZ 12 / A 20 4 19.00 6 2 5.50 5 1 4.75 9 2 8.50 5 4 4.00 8 3 7.25 3 2 2.50 0 0 0.00 10 1 9.75 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 67.0019.0062.25 164.213 249.135 286.224 7648 26 16 5
6 1027 - İSMAİL ENESÇALIŞKAN 12 / D 23 1 22.75 3 5 1.75 3 3 2.25 6 5 4.75 0 8 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 3 18.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 54.0025.0047.75 164.629 246.832 196.396 7911 27 17 6
7 1016 - MERT ÜRÜN 12 / C 6 1 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 0 6.00 0 0 0.00 20 9 17.75 6 2 5.50 6 5 4.75 4 3 3.25 48.0020.0043.00 262.344 240.639 208.329 8646 32 21 7
8 190 - SELMAN KOCABIYIK 12 / E 16 3 15.25 9 0 9.00 3 3 2.25 8 1 7.75 8 3 7.25 6 4 5.00 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 55.0015.0051.25 163.652 239.477 316.244 8783 36 23 8
9 967 - ÖMER FARUK ŞEN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 5 16.75 5 0 5.00 2 1 1.75 5 1 4.75 30.00 7.00 28.25 269.067 235.743 184.488 9288 41 28 9

10 912 - RESUL YAREN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 3 17.25 4 2 3.50 1 4 0.00 5 0 5.00 28.00 9.00 25.75 259.432 234.972 182.187 9399 42 29 10
11 1037 - KORAY YALIN 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 0 6.00 0 0 0.00 23 3 22.25 6 2 5.50 2 3 1.25 8 4 7.00 45.0012.0042.00 273.343 233.478 188.433 9602 45 32 11
12 943 - EMRE AVCI 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 3 18.25 8 2 7.50 0 2 -0.50 6 4 5.00 33.0011.0030.25 267.534 233.377 177.532 9617 46 33 12
13 942 - ARDA GÜLEÇ 12 / A 11 6 9.50 7 3 6.25 5 1 4.75 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 1 6.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.0011.0037.25 169.588 229.924 240.439 10093 51 37 13
14 0 - YUNUS EMRE ÖREN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 5 14.75 7 3 6.25 5 1 4.75 4 3 3.25 32.0012.0029.00 267.720 226.169 181.034 10652 55 40 14
15 949 - TALHA KURU 12 / A 18 3 17.25 10 0 10.00 5 0 5.00 9 2 8.50 9 0 9.00 5 3 4.25 6 0 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 62.00 8.00 60.00 132.000 225.585 313.440 10731 61 45 15
16 0 - MEHMET YILMAZ 12 / A 15 2 14.50 9 0 9.00 4 2 3.50 9 1 8.75 7 4 6.00 7 5 5.75 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 56.0014.0052.50 146.412 224.142 304.044 10948 69 53 16
17 940 - MUHAMMED ÇILDIR 12 / A 16 7 14.25 10 0 10.00 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 7.00 31.25 138.029 222.525 219.120 11191 73 55 17
18 945 - MUHAMMED YILDIZ 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 3 11.25 7 1 6.75 0 1 -0.25 2 1 1.75 21.00 6.00 19.50 242.233 219.097 184.672 11753 85 63 18
19 1002 - CEM ERSEVER 12 / E 19 3 18.25 3 0 3.00 3 1 2.75 9 1 8.75 5 2 4.50 2 5 0.75 1 2 0.50 0 0 0.00 0 3 -0.75 1 0 1.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 43.0018.0038.50 147.750 217.950 261.384 11939 92 70 19
20 1626 - DOĞU ŞAHİN 0 / 0 16 0 16.00 5 0 5.00 6 0 6.00 0 5 -1.25 6 3 5.25 3 3 2.25 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41.0012.0038.00 132.000 213.120 250.800 12735 101 79 20
21 948 - İNANÇ SEZEN 12 / A 10 11 7.25 9 1 8.75 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 0 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.0013.0027.75 153.102 212.565 194.640 12833 105 82 21
22 442 - ABDULLAH ÇAKIROĞLU 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 3 12.25 7 3 6.25 5 4 4.00 6 0 6.00 31.0010.0028.50 258.289 210.476 172.991 13241 115 92 22
23 0 - ABDULBAKİ BOZBEK 12 / D 12 7 10.25 5 2 4.50 4 2 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.0013.0019.75 153.831 207.824 204.365 13703 126 102 23
24 928 - ALPEREN İĞDECİ 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 1 13.75 8 1 7.75 6 2 5.50 3 0 3.00 31.00 4.00 30.00 255.188 207.824 165.749 13703 126 102 23
25 257 - SİNCE 12 / A 16 6 14.50 6 1 5.75 5 0 5.00 8 1 7.75 8 0 8.00 4 3 3.25 6 0 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 53.0011.0050.25 132.000 206.970 286.176 13839 129 105 25
26 1180 - YİĞİT AYDEMİR 12 / D 11 2 10.50 5 3 4.25 5 0 5.00 4 0 4.00 5 4 4.00 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39.0011.0036.25 146.271 205.435 254.074 14111 135 111 26
27 929 - TUNA ÖKDEM 12 / A 15 0 15.00 5 5 3.75 4 0 4.00 8 3 7.25 7 2 6.50 4 4 3.00 6 0 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49.0014.0045.50 132.000 200.340 271.920 15055 149 124 27
28 981 - M BAKİ YILDIZTEKİN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 7 4 6.00 3 3 2.25 0 1 -0.25 8 1 7.75 19.00 9.00 16.75 226.015 196.884 182.364 15741 164 137 28
29 925 - TAHA ZEYD NAYİR 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 1 10.75 0 0 0.00 0 0 0.00 6 2 5.50 17.00 3.00 16.25 210.174 193.752 160.857 16322 173 145 29
30 1013 - MURAT KARABIYIK 12 / F 12 2 11.50 5 3 4.25 5 1 4.75 4 4 3.00 3 7 1.25 11 1 10.75 4 1 3.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 0 0 0.00 3 0 3.00 48.0020.0043.00 143.290 192.585 252.384 16514 179 150 30
31 1006 - MAHMUT YILDIRIM 0 / 0 10 7 8.25 2 2 1.50 5 1 4.75 10 1 9.75 7 4 6.00 8 4 7.00 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47.0020.0042.00 144.897 189.702 274.689 17133 196 166 31
32 1111 - ONUR ÇALHAN 12 / E 7 6 5.50 3 4 2.00 4 1 3.75 5 4 4.00 4 2 3.50 7 2 6.50 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.0020.0029.00 153.198 184.608 236.874 18108 211 181 32
33 1071 - ARİF AKAR 12 / F 10 9 7.75 4 3 3.25 2 4 1.00 5 5 3.75 8 3 7.25 10 1 9.75 5 1 4.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 44.0028.0037.00 148.453 184.021 262.807 18208 213 182 33
34 963 - NAZIM KORKMAZ 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 1.75 4 3 3.25 0 0 0.00 1 3 0.25 8.00 11.00 5.25 193.367 183.513 178.158 18331 216 185 34
35 978 - A LPEREN ŞAHİN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 1 4.75 0 0 0.00 3 3 2.25 3 4 2.00 0 0 0.00 7 1 6.75 18.00 9.00 15.75 205.878 179.588 190.943 19135 224 192 35
36 935 - EŞREF ZİYA ZENGİN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 0 6.00 6 2 5.50 0 0 0.00 1 0 1.00 13.00 2.00 12.50 197.223 178.911 160.551 20687 226 194 36
37 1130 - MEHMET USLU 12 / E 7 5 5.75 6 2 5.50 5 1 4.75 4 3 3.25 8 3 7.25 7 5 5.75 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.0020.0035.00 132.000 178.755 238.944 20729 228 195 37
38 1026 - KADİR BALTAŞ 12 / D 6 4 5.00 2 3 1.25 1 4 0.00 2 8 0.00 3 7 1.25 4 4 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 12 0 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.0030.0026.50 158.644 177.488 167.828 21007 232 199 38
39 1033 - EMİR ÖZCAN 12 / D 8 9 5.75 4 4 3.00 3 3 2.25 7 2 6.50 5 6 3.50 5 4 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.0032.0025.00 144.211 176.566 217.795 21189 233 200 39
40 1024 - EMİRHAN SEZEN 12 / E 10 13 6.75 6 4 5.00 4 2 3.50 3 8 1.00 8 3 7.25 6 4 5.00 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42.0035.0033.25 132.000 176.415 234.720 21215 234 201 40
41 1098 - ÖZCAN DUĞANCII 12 / A 9 8 7.00 5 5 3.75 4 1 3.75 10 1 9.75 10 1 9.75 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.0016.0039.00 132.000 175.020 247.200 21498 241 207 41
42 975 - MUSTAFA ŞAHAN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 2 8.50 5 3 4.25 0 0 0.00 5 5 3.75 19.0010.0016.50 195.196 172.068 146.058 22102 246 212 42
43 1089 - FIRAT ÖZKAN 12 / F 10 6 8.50 3 5 1.75 3 2 2.50 5 4 4.00 2 7 0.25 5 2 4.50 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.0028.0024.00 132.000 170.610 205.584 22390 249 215 43
44 1028 - VELİ EMRE GENÇ 12 / D 9 9 6.75 8 1 7.75 1 5 -0.25 7 3 6.25 0 7 -1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25.0025.0018.75 132.000 170.415 184.272 22415 251 216 44
45 944 - BURAK BODUR 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 6 12.50 9 1 8.75 2 1 1.75 6 2 5.50 31.0010.0028.50 216.647 170.250 132.000 22444 252 217 45
46 1083 - AHMET RESÜLAFACAN 12 / F 12 4 11.00 3 3 2.25 3 3 2.25 3 7 1.25 6 5 4.75 5 5 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.0028.0029.00 123.008 169.628 211.856 22912 253 218 46
47 1012 - YUNUS EMRE KURAN 12 / F 14 5 12.75 3 6 1.50 3 3 2.25 5 5 3.75 4 6 2.50 5 2 4.50 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.0028.0031.00 116.315 166.490 211.067 23532 261 224 47
48 1093 - EMİRHAN ESKİCUMA 12 / F 12 8 10.00 7 2 6.50 4 2 3.50 5 3 4.25 3 7 1.25 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.0025.0026.75 105.374 163.300 188.947 24180 268 230 48
49 960 - NİYAZİ ÇOBAN 12 / A 6 7 4.25 5 2 4.50 4 2 3.50 7 2 6.50 5 5 3.75 6 3 5.25 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.0021.0032.75 126.054 161.619 227.670 24831 272 233 49
50 977 - SAMET DUMAN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 14 0.50 7 4 6.00 0 8 -2.00 5 7 3.25 16.0033.00 7.75 181.094 160.353 158.823 25365 274 235 50
51 0 - TARIK ÜMİT 0 / 0 5 6 3.50 2 0 2.00 4 2 3.50 11 0 11.00 11 0 11.00 12 0 12.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 8.00 44.00 132.000 159.270 262.656 25580 280 241 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - EŞİT AĞIRLIK SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir KARESİ BALIKESİR İMAM HATİP ANADOLU LİSESİ 22-23 Paraf Yayınları AYT TÜRKİYE GENELİ 38848 316 267 66

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE TARİH-1 COĞRAFYA-1 TARİH-2 COĞRAFYA-2 FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 3.47 2.10 2.94 1.29 1.02 1.04 0.98 0.75 0.79 0.47 0.60 0.32 0.68 0.70 0.50 0.83 0.58 0.68 0.55 0.13 0.52 0.00 0.00 0.00 9.68 5.08 8.41 3.55 2.86 2.83 1.86 2.20 1.31 3.70 2.60 3.05 27.0418.6222.39 204.006 197.159 177.896
Okul Ortalaması 7.12 3.92 6.14 3.11 1.64 2.70 2.24 1.15 1.95 3.26 1.73 2.83 2.80 2.08 2.28 2.71 1.41 2.36 2.08 0.42 1.97 0.00 0.00 0.00 5.42 2.11 4.90 2.06 0.95 1.82 0.70 0.76 0.51 1.71 0.91 1.48 33.2117.0828.94 167.743 188.531 203.230

52 1060 - HÜSEYİN KOCABAŞ 12 / D 6 8 4.00 4 2 3.50 1 5 -0.25 1 5 -0.25 3 7 1.25 3 5 1.75 4 1 3.75 0 0 0.00 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.0036.0014.00 134.616 154.428 176.151 26416 286 244 52
53 962 - ADEM DEMİR 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 5 6.75 6 2 5.50 0 1 -0.25 1 2 0.50 15.0010.0012.50 168.627 152.655 132.000 26683 288 245 53
54 953 - YUNUS EMRE YAŞAR 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 7 4.25 5 4 4.00 0 3 -0.75 3 5 1.75 14.0019.00 9.25 165.202 151.040 138.035 27010 289 246 54
55 1011 - BURAK KONUK 12 / F 9 3 8.25 2 1 1.75 2 2 1.50 1 1 0.75 1 2 0.50 4 0 4.00 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22.0010.0019.50 115.488 149.973 175.392 27172 290 247 55
56 601 - BİLAL ÜNLÜ 12 / E 3 10 0.50 2 2 1.50 1 0 1.00 2 7 0.25 2 3 1.25 3 4 2.00 3 1 2.75 0 0 0.00 5 14 1.50 0 5 -1.25 3 4 2.00 2 6 0.50 26.0056.0012.00 140.683 145.080 161.952 27895 293 250 56
57 1010 - AHMETERDEM BOZOĞLU 12 / C 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 0 6.00 8 1 7.75 5 0 5.00 8 0 8.00 29.00 1.00 28.75 198.679 143.249 124.529 28206 295 251 57
58 1048 - YUSUF DEVELİ 12 / D 3 1 2.75 3 2 2.50 6 0 6.00 2 3 1.25 3 4 2.00 0 1 -0.25 3 0 3.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.0012.0017.00 102.494 137.058 161.088 37406 305 257 58
59 933 - HAMDİ YAVUZÖZHAN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 1.75 3 7 1.25 0 0 0.00 4 4 3.00 9.00 12.00 6.00 148.911 136.242 130.887 37488 306 258 59
60 958 - BEDİHAN GEZİCİ 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 10 3.50 1 5 -0.25 0 4 -1.00 2 3 1.25 9.00 22.00 3.50 133.619 133.714 123.004 37767 308 260 60
61 1042 - FARUK SARIBAŞ 12 / F 4 20 -1.00 3 6 1.50 1 5 -0.25 2 9 -0.25 2 9 -0.25 1 11 -1.75 1 5 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.0065.00 -2.25 132.000 131.700 124.752 38003 309 261 61
62 1082 - EMİRHAN GÜLÖZ 12 / F 9 8 7.00 2 5 0.75 3 2 2.50 2 1 1.75 0 0 0.00 2 0 2.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.0016.0015.00 97.504 129.124 143.920 38219 310 262 62
63 1074 - AHMET YETİMOĞLU 12 / F 10 9 7.75 2 5 0.75 2 2 1.50 2 1 1.75 0 0 0.00 2 0 2.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.0017.0014.75 96.400 126.955 141.136 38347 311 263 63
64 1099 - ŞABAN GÜNDÜZ 12 / F 5 5 3.75 2 5 0.75 0 5 -1.25 1 1 0.75 1 1 0.75 3 0 3.00 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.0017.0010.75 102.396 111.471 134.892 38758 314 265 64
65 1043 - EMİRHAN ALKAN 12 / D 4 6 2.50 2 1 1.75 0 0 0.00 1 3 0.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 13.00 3.75 92.213 104.063 102.677 38809 315 266 65
66 1070 - EKREM KEÇECİOĞLU 12 / F 2 14 -1.50 0 5 -1.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2.00 21.00 -3.25 102.476 93.206 92.876 38839 316 267 66


