
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir KARESİ Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi 2021 TYT KURUMSAL 2 7960 141 73 73

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 18.48 14.19 14.93 7.09 5.93 5.60 6.22 3.71 5.29 3.93 2.68 3.26 35.71 26.52 29.08 196.855

Okul Ortalaması 15.48 12.92 12.25 7.77 5.77 6.33 8.25 4.45 7.13 3.84 3.04 3.08 35.33 26.18 28.78 195.928

1 414 - HALİT GÜN 12 / B 29 10 26.50 12 5 10.75 36 1 35.75 17 2 16.50 94.00 18.00 89.50 398.075 44 1 1 1

2 99 - MUHAMMED GÜRLER 12 / B 23 12 20.00 17 3 16.25 33 2 32.50 17 3 16.25 90.00 20.00 85.00 383.750 63 2 2 2

3 223 - MERTCAN BAŞARAN 12 / B 27 12 24.00 13 3 12.25 19 2 18.50 18 1 17.75 77.00 18.00 72.50 342.250 205 3 3 3

4 119 - BERKİN KARACA 12 / B 28 12 25.00 13 7 11.25 18 4 17.00 16 3 15.25 75.00 26.00 68.50 328.700 297 4 4 4

5 201 - M TUĞRUL AYDOĞAN 12 / B 19 9 16.75 15 3 14.25 17 1 16.75 12 6 10.50 63.00 19.00 58.25 294.700 560 6 5 5

6 89 - MUSTAFA GÜRLER 12 / B 12 24 6.00 10 8 8.00 31 4 30.00 11 7 9.25 64.00 43.00 53.25 277.450 756 9 6 6

7 822 - ALPGİRAY KÖRÜK 12 / C 24 14 20.50 14 2 13.50 16 4 15.00 3 0 3.00 57.00 20.00 52.00 273.250 819 10 7 7

8 432 - AHMET ASTAN 12 / A 22 13 18.75 9 7 7.25 25 4 24.00 4 8 2.00 60.00 32.00 52.00 272.525 826 11 8 8

9 151 - YAKUP KAMACİHAN 12 / B 19 14 15.50 10 6 8.50 14 2 13.50 12 5 10.75 55.00 27.00 48.25 261.150 1027 12 9 9

10 129 - MEHMET EMİN UÇAR 12 / B 18 15 14.25 6 3 5.25 20 5 18.75 11 4 10.00 55.00 27.00 48.25 260.750 1033 13 10 10

11 340 - NURULLAH KARALI 12 / B 17 11 14.25 7 2 6.50 16 2 15.50 12 4 11.00 52.00 19.00 47.25 257.675 1083 14 11 11

12 707 - ÖMER FARUK AKAY 12 / B 22 12 19.00 13 2 12.50 10 5 8.75 8 5 6.75 53.00 24.00 47.00 257.025 1095 15 12 12

13 787 - EMRE ÇAVUŞ 12 / C 24 13 20.75 14 5 12.75 13 4 12.00 1 2 0.50 52.00 24.00 46.00 253.125 1181 16 13 13

14 802 - SERKAN GÜNCÜ 12 / B 23 14 19.50 11 8 9.00 9 14 5.50 10 2 9.50 53.00 38.00 43.50 245.400 1369 18 14 14

15 403 - MURAT ŞAFAK 12 / D 23 8 21.00 13 2 12.50 6 1 5.75 3 3 2.25 45.00 14.00 41.50 238.425 1572 19 15 15

16 825 - MUHAMMET ERTÜRK A 12 / A 21 15 17.25 7 7 5.25 9 8 7.00 12 4 11.00 49.00 34.00 40.50 235.275 1656 20 16 16

17 145 - FATİH EREN ÖZBEY 12 / C 22 5 20.75 9 2 8.50 11 5 9.75 0 0 0.00 42.00 12.00 39.00 229.550 1836 23 17 17

18 886 - MEHMET İNKAYA 12 / A 17 10 14.50 6 8 4.00 14 1 13.75 7 2 6.50 44.00 21.00 38.75 228.925 1860 24 18 18

19 903 - BERAAT ÇAYIROĞLU 12 / F 24 10 21.50 6 8 4.00 7 8 5.00 10 8 8.00 47.00 34.00 38.50 228.250 1877 25 19 19

20 436 - RAMAZAN TAŞER 12 / C 17 12 14.00 15 2 14.50 6 2 5.50 4 0 4.00 42.00 16.00 38.00 227.250 1915 26 20 20

21 55 - FATİH KOCABAŞ 12 / B 18 12 15.00 5 5 3.75 12 2 11.50 8 5 6.75 43.00 24.00 37.00 223.150 2078 28 21 21

22 768 - ÖMER FARUK GÜR 12 / A 19 13 15.75 7 5 5.75 10 3 9.25 6 4 5.00 42.00 25.00 35.75 219.050 2245 31 22 22
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 18.48 14.19 14.93 7.09 5.93 5.60 6.22 3.71 5.29 3.93 2.68 3.26 35.71 26.52 29.08 196.855

Okul Ortalaması 15.48 12.92 12.25 7.77 5.77 6.33 8.25 4.45 7.13 3.84 3.04 3.08 35.33 26.18 28.78 195.928

23 0 - FIRAT EREL 12 / C 23 15 19.25 13 5 11.75 4 6 2.50 1 3 0.25 41.00 29.00 33.75 212.575 2550 35 23 23

24 846 - YUSUF KEKLİK 12 / C 20 15 16.25 12 7 10.25 8 3 7.25 0 0 0.00 40.00 25.00 33.75 212.400 2556 37 24 24

25 845 - TAHA GEZER 12 / C 20 11 17.25 15 1 14.75 3 6 1.50 0 0 0.00 38.00 18.00 33.50 212.025 2577 38 25 25

26 169 - ALİ ENSAR ERÖZ 12 / D 16 11 13.25 11 3 10.25 9 2 8.50 0 0 0.00 36.00 16.00 32.00 206.625 2823 40 26 26

27 703 - ARDA ERCAN 12 / D 22 11 19.25 11 7 9.25 4 1 3.75 0 4 -1.00 37.00 23.00 31.25 203.950 2956 41 27 27

28 887 - SEYFULLAH KUŞLU 12 / B 17 16 13.00 4 5 2.75 11 4 10.00 7 7 5.25 39.00 32.00 31.00 203.100 3000 42 28 28

29 281 - CİHAD DUMAN 12 / E 20 14 16.50 5 13 1.75 13 7 11.25 4 11 1.25 42.00 45.00 30.75 201.775 3082 43 29 29

30 0 - MURAT CAN 12 / A 20 13 16.75 9 4 8.00 5 2 4.50 2 4 1.00 36.00 23.00 30.25 200.725 3137 45 30 30

31 510 - EMİRHAN UÇURR 12 / D 23 8 21.00 6 6 4.50 5 2 4.50 0 0 0.00 34.00 16.00 30.00 199.450 3210 47 31 31

32 817 - FURKAN BKŞ 12 / D 20 12 17.00 9 4 8.00 4 2 3.50 1 1 0.75 34.00 19.00 29.25 197.400 3335 50 32 32

33 0 - SALİH EMRE KOÇ 12 / D 21 15 17.25 7 10 4.50 4 5 2.75 2 0 2.00 34.00 30.00 26.50 188.100 3931 56 33 33

34 140 - M EMRE GEÇİM 12 / A 11 10 8.50 11 8 9.00 4 10 1.50 8 4 7.00 34.00 32.00 26.00 187.400 3980 57 34 34

35 46 - MUSTAFA ÇELİKBAY 12 / D 17 18 12.50 12 6 10.50 3 2 2.50 0 0 0.00 32.00 26.00 25.50 185.200 4113 59 35 35

36 795 - EMİRHAN KDKAK 12 / F 17 14 13.50 4 4 3.00 7 3 6.25 2 0 2.00 30.00 21.00 24.75 182.175 4296 63 36 36

37 522 - GERGİN ALİYİĞİT 12 / D 16 13 12.75 5 4 4.00 8 1 7.75 0 0 0.00 29.00 18.00 24.50 181.250 4357 64 37 37

38 576 - YASİN DİNÇ 12 / D 20 11 17.25 7 6 5.50 3 8 1.00 1 3 0.25 31.00 28.00 24.00 179.775 4446 65 38 38

39 849 - HAKKI AKBAŞ 12 / D 15 12 12.00 10 5 8.75 2 0 2.00 2 5 0.75 29.00 22.00 23.50 178.500 4527 68 39 39

40 678 - FURKAN SAĞLAM 12 / F 18 11 15.25 3 5 1.75 5 11 2.25 7 11 4.25 33.00 38.00 23.50 178.150 4546 69 40 40

41 881 - FURKAN ÇOBAN 12 / C 11 16 7.00 16 2 15.50 1 5 -0.25 0 0 0.00 28.00 23.00 22.25 174.975 4785 74 41 41

42 827 - BAHADIR SEMERCİ 12 / C 17 14 13.50 8 7 6.25 4 5 2.75 0 0 0.00 29.00 26.00 22.50 174.875 4793 75 42 42

43 316 - İSMAİL ÇİMEN 12 / D 16 12 13.00 9 7 7.25 2 4 1.00 1 0 1.00 28.00 23.00 22.25 174.250 4838 76 43 43

44 813 - YUSUF İNCE 12 / D 12 9 9.75 10 3 9.25 4 1 3.75 0 4 -1.00 26.00 17.00 21.75 172.600 4966 78 44 44

45 162 - ĞALİL ÇELİK 12 / A 11 15 7.25 4 6 2.50 11 3 10.25 3 5 1.75 29.00 29.00 21.75 172.200 4991 79 45 45
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TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
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Genel Ortalama 18.48 14.19 14.93 7.09 5.93 5.60 6.22 3.71 5.29 3.93 2.68 3.26 35.71 26.52 29.08 196.855

Okul Ortalaması 15.48 12.92 12.25 7.77 5.77 6.33 8.25 4.45 7.13 3.84 3.04 3.08 35.33 26.18 28.78 195.928

46 528 - MEHMET ÇETİN 12 / E 3 5 1.75 7 12 4.00 17 4 16.00 0 0 0.00 27.00 21.00 21.75 172.175 4993 80 46 46

47 383 - KASIM AY 12 / D 17 13 13.75 7 8 5.00 1 4 0.00 2 2 1.50 27.00 27.00 20.25 167.475 5297 84 47 47

48 690 - OLCAY YILDIZTEKİN 12 / D 14 18 9.50 7 8 5.00 6 8 4.00 2 2 1.50 29.00 36.00 20.00 166.650 5346 87 48 48

49 324 - EREN ÇİMEN 12 / D 15 12 12.00 7 5 5.75 3 3 2.25 0 1 -0.25 25.00 21.00 19.75 165.725 5398 88 49 49

50 869 - NUMAN SANRI 12 / D 10 9 7.75 9 4 8.00 2 1 1.75 2 2 1.50 23.00 16.00 19.00 163.650 5531 92 50 50

51 723 - RAMAZAN KARAKUŞ 12 / C 16 15 12.25 3 8 1.00 3 0 3.00 2 1 1.75 24.00 24.00 18.00 159.675 5771 94 51 51

52 814 - EMRE GENÇCAN 12 / F 15 7 13.25 1 4 0.00 5 1 4.75 0 0 0.00 21.00 12.00 18.00 159.400 5792 95 52 52

53 803 - ARDA YAPICI 12 / A 2 2 1.50 7 10 4.50 5 2 4.50 8 5 6.75 22.00 19.00 17.25 158.050 5875 96 53 53

54 359 - KEREM ÖZDEMİR 12 / D 12 19 7.25 9 4 8.00 3 1 2.75 0 4 -1.00 24.00 28.00 17.00 156.800 5948 98 54 54

55 391 - YUSUF GÜNAY 12 / C 5 4 4.00 12 2 11.50 1 0 1.00 0 0 0.00 18.00 6.00 16.50 155.600 6021 100 55 55

56 224 - İLKER ARDA 12 / D 12 16 8.00 7 8 5.00 3 6 1.50 2 1 1.75 24.00 31.00 16.25 154.300 6092 101 56 56

57 373 - HALİL İ ÖZCAN 12 / D 11 19 6.25 7 6 5.50 4 1 3.75 0 0 0.00 22.00 26.00 15.50 151.700 6232 102 57 57

58 268 - HASAN ALTAY 12 / D 14 12 11.00 4 11 1.25 3 2 2.50 1 1 0.75 22.00 26.00 15.50 151.350 6260 103 58 58

59 709 - MUSTA A YAVUZ 12 / F 13 11 10.25 1 0 1.00 2 1 1.75 2 1 1.75 18.00 13.00 14.75 148.950 6391 106 59 59

60 379 - AHMET ULUS 12 / C 0 0 0.00 9 9 6.75 9 6 7.50 0 0 0.00 18.00 15.00 14.25 147.700 6440 108 60 60

61 106 - İRFAN KISAOĞLU 12 / D 10 14 6.50 6 6 4.50 4 6 2.50 1 1 0.75 21.00 27.00 14.25 147.550 6446 109 61 61

62 258 - BATILAY ERDEM 12 / D 9 15 5.25 7 11 4.25 2 1 1.75 2 1 1.75 20.00 28.00 13.00 143.500 6652 110 62 62

63 855 - İSA KUŞLU 12 / D 9 9 6.75 6 6 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 15.00 11.25 137.575 6916 111 63 63

64 809 - DEMİRHAN EMRE 12 / F 12 16 8.00 2 4 1.00 1 5 -0.25 2 0 2.00 17.00 25.00 10.75 135.775 6996 112 64 64

65 382 - HASAN ARSLAN 12 / E 14 17 9.75 1 10 -1.50 1 0 1.00 1 3 0.25 17.00 30.00 9.50 131.225 7184 115 65 65

66 508 - KADİR KOCAKUŞAK 12 / E 10 19 5.25 3 10 0.50 4 9 1.75 2 5 0.75 19.00 43.00 8.25 127.350 7322 119 66 66

67 0 - EMRE AYDOĞAN 12 / A 3 3 2.25 0 0 0.00 5 1 4.75 0 0 0.00 8.00 4.00 7.00 123.100 7457 120 67 67

68 333 - SEMİH ŞEN 12 / C 8 29 0.75 2 13 -1.25 9 9 6.75 0 0 0.00 19.00 51.00 6.25 120.500 7530 123 68 68
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 18.48 14.19 14.93 7.09 5.93 5.60 6.22 3.71 5.29 3.93 2.68 3.26 35.71 26.52 29.08 196.855

Okul Ortalaması 15.48 12.92 12.25 7.77 5.77 6.33 8.25 4.45 7.13 3.84 3.04 3.08 35.33 26.18 28.78 195.928

69 435 - AYDIN AYAN 12 / D 10 30 2.50 5 15 1.25 10 30 2.50 3 17 -1.25 28.00 92.00 5.00 116.500 7626 124 69 69

70 71 - CRİSTİANO RONALDO 12 / A 0 0 0.00 0 1 -0.25 6 3 5.25 0 0 0.00 6.00 4.00 5.00 116.475 7632 125 70 70

71 376 - EMRE YAGDİRAN 12 / D 8 32 0.00 5 15 1.25 11 29 3.75 3 17 -1.25 27.00 93.00 3.75 112.375 7723 131 71 71

72 282 - EMİRHAN ÖZTÜRK 12 / A 0 1 -0.25 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 2.00 2.00 1.50 104.950 7850 138 72 72

73 1162 - MUSTAFA MUKHLİS 12 / F 7 30 -0.50 0 0 0.00 4 14 0.50 2 18 -2.50 13.00 62.00 -2.50 91.500 7952 140 73 73


