
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BALIKESİR KARESİ Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi YAYIN DENİZİ TYT -1 77 87 87 2461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,36 13,57 15,97 2,38 1,49 2,01 1,87 1,94 1,39 2,07 1,34 1,73 1,79 1,14 1,51 0,03 0,01 0,02 9,15 5,86 7,69 2,02 1,94 1,54 1,62 2,13 1,09 1,21 2,12 0,68 41,50 31,54 33,63 209,850

Okul Ortalaması 15,56 12,46 12,44 2,68 1,45 2,31 2,10 1,86 1,63 1,31 0,73 1,13 2,23 1,21 1,92 0,00 0,00 0,00 7,13 4,18 6,08 2,26 2,07 1,74 1,56 1,12 1,28 0,84 1,60 0,44 35,67 26,68 28,97 185,620

KATILIMLAR

1 414 HALİT GÜN 12B 31 6 29,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 34 2 33,50 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 95 16 91,00 405,195 6

2 99 MUHAMMED GÜRLER 12B 25 15 21,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 15 7 13,25 6 1 5,75 4 3 3,25 4 2 3,50 68 34 59,50 293,853 294

3 785 BİRK AN KAYALI 12C 29 8 27,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 0 10,00 57 10 54,50 279,195 387

4 223 MERTCAN BAŞARAN 12B 24 9 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 13 3 12,25 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 60 22 54,50 277,148 401

5 151 YAKUP KAMACİHAN 12B 27 10 24,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 13 3 12,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 4 1,00 56 26 49,50 263,410 512

6 802 SERKAN GÜNCÜ 12B 28 11 25,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 9 6,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 58 30 50,50 263,363 514

7 119 BERKİN KARACA 12B 26 13 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 11 6 9,50 4 3 3,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 58 35 49,25 260,385 537

8 789 KEREM KURAL 12B 18 12 15,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 11 2 10,50 5 1 4,75 2 2 1,50 2 2 1,50 50 24 44,00 244,200 668

9 0 AHMET ASTAN 12A 19 12 16,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 12 3 11,25 2 4 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 49 26 42,50 241,015 691

10 295 MEHMET FIRAT EREL 12C 34 6 32,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 5 1,75 48 17 43,75 239,793 704

11 781 MUSTAFA EREN ÜSTÜN 12A 16 16 12,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 15 3 14,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 47 27 40,25 235,743 739

12 129 MEHMET EMİN UÇAR 12B 13 19 8,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 18 4 17,00 3 1 2,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 48 37 38,75 232,235 774

13 403 MURAT 12D 22 8 20,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 45 16 41,00 229,070 821

14 887 SEYFULLAH KUŞLU 20 10 17,50 3 1 2,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 10 3 9,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 43 18 38,50 225,860 852

15 825 MUHAMME  ERTÜRK 12A 28 10 25,50 4 0 4,00 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 6 4 5,00 43 18 38,50 225,110 865

16 768 ÖMER FARUK GÜR 12A 23 9 20,75 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 10 2 9,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 42 20 37,00 221,933 901

17 105 ALİ SAFA UNCU 12A 8 8 6,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 15 5 13,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 42 25 35,75 221,108 921

18 340 NURULLAH KARALI 12B 11 9 8,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 16 1 15,75 3 4 2,00 3 1 2,75 1 3 0,25 41 24 35,00 219,333 954

19 436 RAMAZAN TAŞER 12C 17 13 13,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 2 7,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 41 21 35,75 218,270 976

20 0 C D 12F 16 8 14,00 4 0 4,00 16 0 16,00 36 8 34,00 217,400 989

21 845 TAHA GEZER 12C 21 11 18,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 3 2,25 39 16 35,00 212,698 1063

22 827 BAHADIR SEMERCİ 12C 24 9 21,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 7 7 5,25 40 22 34,50 212,598 1066

23 140 12B 20 10 17,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 6 5 4,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 41 24 35,00 212,175 1071

24 817 FURKAN BEKİŞŞŞ EYY 12D 22 16 18,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 8 2 7,50 39 24 33,00 209,230 1115

25 510 EMİRHAN UÇUR 12D 24 5 22,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 0 3 -0,75 36 8 34,00 207,583 1139

26 846 YUSUF KEKLİK 12C 20 16 16,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 8 4 7,00 39 27 32,25 206,643 1159

27 379 AHMET ULUS 12C 18 14 14,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 2 1 1,75 7 2 6,50 37 21 31,75 204,833 1183

28 528 MEHMET ÇETİN 12E 15 22 9,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 9 1 8,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 39 32 31,00 204,005 1196

29 373 HALİL İBRAHİM ÖZCAN 12D 22 12 19,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 3 2 2,50 3 3 2,25 36 19 31,25 200,623 1246
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BALIKESİR KARESİ Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi YAYIN DENİZİ TYT -1 77 87 87 2461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,36 13,57 15,97 2,38 1,49 2,01 1,87 1,94 1,39 2,07 1,34 1,73 1,79 1,14 1,51 0,03 0,01 0,02 9,15 5,86 7,69 2,02 1,94 1,54 1,62 2,13 1,09 1,21 2,12 0,68 41,50 31,54 33,63 209,850

Okul Ortalaması 15,56 12,46 12,44 2,68 1,45 2,31 2,10 1,86 1,63 1,31 0,73 1,13 2,23 1,21 1,92 0,00 0,00 0,00 7,13 4,18 6,08 2,26 2,07 1,74 1,56 1,12 1,28 0,84 1,60 0,44 35,67 26,68 28,97 185,620

KATILIMLAR

30 894 JR SALİH KOÇ 12D 22 13 18,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 36 21 30,75 198,890 1268

31 813 YUSUF İNCE 12D 16 8 14,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 34 17 29,75 194,378 1340

32 703 ARDA ERCAN 12D 16 4 15,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 33 13 29,75 193,908 1350

33 162 HALİL ÇELİK 12A 17 18 12,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 8 5 6,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 38 40 28,00 192,895 1364

34 0 HAKKIAKBAŞ 12D 11 9 8,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 32 15 28,25 188,985 1428

35 690 OLCAY YLDZTKN     EY 12D 9 19 4,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 15 3 14,25 0 1 -0,25 32 29 24,75 187,285 1451

36 258 BATILAY ERDEM 12D 14 13 10,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 5 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 34 30 26,50 184,738 1476

37 823 MURAT CAN CİHANYANDI 12A 11 4 10,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 9 2 8,50 3 2 2,50 28 12 25,00 183,810 1488

38 46 MUSTAFA ÇELİKBAY 12D 11 7 9,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 26 12 23,00 174,768 1607

39 145 FATİH EREN ÖZBEY 12C 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 16 4 15,00 23 10 20,50 174,193 1615

40 333 SEMİH ŞEN 12C 17 11 14,25 1 2 0,50 2 1 1,75 7 5 5,75 27 19 22,25 173,930 1618

41 903 BERAAT CAYIROĞLU 12F 23 15 19,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 32 39 22,25 170,810 1659

42 55 SADIK FATİH KOCABAŞ 12B 11 21 5,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 8 4 7,00 1 1 0,75 1 3 0,25 30 37 20,75 169,960 1671

43 787 EMRE ÇAVUŞ 12C 18 8 16,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 11 18,25 166,913 1698

44 795 EMİRHAN KODAK 12F 18 12 15,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 3 4,25 0 2 -0,50 25 21 19,75 165,168 1710

45 814 EMRE EYY 12F 14 20 9,00 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 31 19,25 165,123 1714

46 0 EMRE AYDOĞAN 12A 10 5 8,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 7 4 6,00 2 3 1,25 22 15 18,25 161,155 1764

47 499 MUKİT ALAN 12A 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 10 9 7,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 23 21 17,75 161,108 1765

48 881 FURKAN ÇOBAN 12C 5 5 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 22 15 18,25 160,845 1770

49 8 MEHMET İNKAYA 12A 9 8 7,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 4 3,00 1 1 0,75 2 3 1,25 23 22 17,50 156,945 1818

50 522 ALİYİĞİT GERGİN EYYY 12D 13 21 7,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 3 4,25 24 30 16,50 154,958 1842

51 0 KASIM AY 12D 14 13 10,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 21 17 16,75 154,350 1848

52 678 FURKAN S 12F 14 16 10,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 10 2,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 28 46 16,50 153,795 1857

53 268 ALTAY HASAN 12D 12 16 8,00 5 0 5,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 27 16,25 152,743 1862

54 359 KEREM SERVET ÖZDEMİR 12D 17 16 13,00 3 2 2,50 1 1 0,75 21 19 16,25 151,513 1876

55 316 İSMAİL ÇİMEN 12D 5 10 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 21 18 16,50 151,440 1877

56 58 ALPER KUTKAN 12E 10 12 7,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 20 18 15,50 149,825 1895

57 809 MREMRE D 12F 17 14 13,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 20 22 14,50 146,010 1937

58 1072 FEVZİ ÇAVUŞ 12E 17 17 12,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 21 26 14,50 145,908 1940
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BALIKESİR KARESİ Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi YAYIN DENİZİ TYT -1 77 87 87 2461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,36 13,57 15,97 2,38 1,49 2,01 1,87 1,94 1,39 2,07 1,34 1,73 1,79 1,14 1,51 0,03 0,01 0,02 9,15 5,86 7,69 2,02 1,94 1,54 1,62 2,13 1,09 1,21 2,12 0,68 41,50 31,54 33,63 209,850

Okul Ortalaması 15,56 12,46 12,44 2,68 1,45 2,31 2,10 1,86 1,63 1,31 0,73 1,13 2,23 1,21 1,92 0,00 0,00 0,00 7,13 4,18 6,08 2,26 2,07 1,74 1,56 1,12 1,28 0,84 1,60 0,44 35,67 26,68 28,97 185,620

KATILIMLAR

59 869 NUMAN SANRI 12D 10 7 8,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 17 13 13,75 144,915 1951

60 803 ARDA YAPICI 12A 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 9 6 7,50 16 14 12,50 144,325 1958

61 508 KADİR KOCAKUŞAK 12E 15 25 8,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 12 1,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 28 59 13,25 142,025 1976

62 723 RAMAZAN KARAKUŞ 12C 12 15 8,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 18 21 12,75 141,075 1987

63 576 MUHAMMET YASİN DİNÇ 12D 13 10 10,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 16 13 12,75 140,963 1988

64 417 CANER ÖZDEN 12E 6 13 2,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 3 4,25 16 21 10,75 136,750 2018

65 224 İLKER ARDAA 12D 10 8 8,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 15 18 10,50 133,375 2044

66 382 HASAN ARSLAN 12E 11 21 5,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 19 34 10,50 132,998 2045

67 324 EREN ÇİMEN 12D 10 6 8,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 4 0,00 1 9 -1,25 15 23 9,25 128,568 2071

68 71 İLYAS GEDİK 12A 7 1 6,75 7 1 6,75 125,448 2087

69 106 İRFAN K* AOĞLU 12D 8 17 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 13 22 7,50 123,888 2100

70 1162 MUSTAFA MUKHLİS 12F 12 28 5,00 12 28 5,00 118,850 2132

71 376 YNS  EMRE  YGDRN 12D 7 28 0,00 3 0 3,00 1 3 0,25 2 1 1,75 13 32 5,00 117,030 2149

72 1054 HİCRET ONBAŞI 12E 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 8 17 3,75 112,045 2188

73 579 SAFİ 12A 0 4 -1,00 2 4 1,00 3 3 2,25 5 11 2,25 107,203 2217

74 0 EMİRHAN ÖZTÜRK 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 104,713 2240

75 424 ÖVÜNÇ HAZER 12E 3 25 -3,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 8 37 -1,25 96,990 2291

76 391 YUSUF GÜNAY 12C 0 0 0,00

77 645 SALİH 12E 7 33 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 6 34 -2,50 17 81 -3,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                3 / 4



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BALIKESİR KARESİ Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi YAYIN DENİZİ TYT -1 77 87 87 2461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,36 13,57 15,97 2,38 1,49 2,01 1,87 1,94 1,39 2,07 1,34 1,73 1,79 1,14 1,51 0,03 0,01 0,02 9,15 5,86 7,69 2,02 1,94 1,54 1,62 2,13 1,09 1,21 2,12 0,68 41,50 31,54 33,63 209,850

Okul Ortalaması 15,56 12,46 12,44 2,68 1,45 2,31 2,10 1,86 1,63 1,31 0,73 1,13 2,23 1,21 1,92 0,00 0,00 0,00 7,13 4,18 6,08 2,26 2,07 1,74 1,56 1,12 1,28 0,84 1,60 0,44 35,67 26,68 28,97 185,620

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFULLAH KUŞLU 887

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,860 209,850 1 14 24 24 852

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 1 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 17,50 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,00 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 4,50 7,00 6,66

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 9,25 6,08 7,69

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,75 1,74 1,54

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 1,28 1,09

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,75 0,44 0,68

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 7,25 3,45 3,30

Toplam: 120 43 18 38,50 32 38,50 25,30 31,89

TYT Türkçe Da cE AC Dda eD DbD EB cEBCa E CACBcE dB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CcEA D   B       c       

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik a E CB cADAb E   C    BD                

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen C D ECeeA     eDB  B

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 10 50

Türkçe 40 20 10 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 10 3 59
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 2 20

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 3 25

Matematik-1 40 10 3 25

Sayı Kümeleri 5 2 2 40
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 4 0 29
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 3 40

Fizik 7 4 1 57

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ASTAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,015 209,850 1 9 19 19 691

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 14 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 11,75 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,36 1,63 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,77 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,30 7,00 6,66

Matematik-1 40 12 3 11,25 28 7,30 6,08 7,69

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,45 1,74 1,54

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,72 1,28 1,09

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,15 0,44 0,68

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,33 3,45 3,30

Toplam: 120 49 26 42,50 35 23,09 25,30 31,89

TYT Türkçe ebDa EaDACBbDa ddDdEEDAdCDbBE       bBBE

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADCc BBe E eBEDCdBD     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik EDCBADADbBed    D   B                C  

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen ecE ecC    aCAB  ce 

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 12 48

Türkçe 40 19 12 48

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 9 4 53
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 3 30

Matematik-1 40 12 3 30

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 4 0 80
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 4 0 29
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 2 4 29

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAFA UNCU 105 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,108 209,850 5 17 27 27 921

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 14 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 8 6,00 15 11,75 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,59 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,36 1,63 1,39

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,57 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,77 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 7,30 7,00 6,66

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 7,30 6,08 7,69

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,45 1,74 1,54

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,72 1,28 1,09

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,15 0,44 0,68

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 2,33 3,45 3,30

Toplam: 120 42 25 35,75 30 23,09 25,30 31,89

TYT Türkçe  EDa ECedCBdad d DBa                    

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADCe BaDCE D EDCdB      

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E CeA A    A  bED       C   AeCBaBaCBC  

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen DcE a bdC  BeABc aec

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 8 20

Türkçe 40 8 8 20

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 2 3 12
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 5 38

Matematik-1 40 15 5 38

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 1 2 20
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 5 1 36
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 3 1 60
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 6 9 30

Fizik 7 2 3 29

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YAPICI 803 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,325 209,850 11 60 70 70 1958

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 14 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,59 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,36 1,63 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,77 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,30 7,00 6,66

Matematik-1 40 9 6 7,50 19 7,30 6,08 7,69

Toplam: 120 16 14 12,50 10 23,09 25,30 31,89

TYT Sosyal Ed CaaeaD E caED dB      

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik EcaBe ADABCbe  Eb     E                 

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 6 23

Matematik-1 40 9 6 23

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 2 1 40
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 3 2 21
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÖZTÜRK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
104,713 209,850 14 74 84 84 2240

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 14 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 7,30 6,08 7,69

Toplam: 120 2 3 1,25 1 23,09 25,30 31,89

TYT Matematik BbcaC                                   

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Sayı Kümeleri 5 1 0 20
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE AYDOĞAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,155 209,850 8 46 56 56 1764

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 14 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 5 8,75 22 11,75 12,44 15,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,59 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,36 1,63 1,39

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,57 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,77 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 7,30 7,00 6,66

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 7,30 6,08 7,69

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,45 1,74 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,72 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,15 0,44 0,68

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,33 3,45 3,30

Toplam: 120 22 15 18,25 15 23,09 25,30 31,89

TYT Türkçe b D  ECDbCBbDB  aDBa                    

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal ccbC    D E              

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E CB     Bed                  baDB C    

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen eEE ad              

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 5 25

Türkçe 40 10 5 25

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 4 1 24
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 3 12

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 2 0 40
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 2 1 40
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 2 3 29

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ÇELİK 162 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,895 209,850 6 33 43 43 1364

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 14 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 11,75 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,59 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,36 1,63 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,77 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,30 7,00 6,66

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 7,30 6,08 7,69

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,45 1,74 1,54

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,72 1,28 1,09

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,15 0,44 0,68

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 2,33 3,45 3,30

Toplam: 120 38 40 28,00 23 23,09 25,30 31,89

TYT Türkçe cED  EC dCBecaaEebcEE ABCeddadAe AaeABBc

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EA CcBdaDCE DdcD eBa     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E    a  d  AAe  e   c      D C    E BC  

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen eaEdCbe    ca Ba a c

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 18 43

Türkçe 40 17 18 43

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 7 9 41
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 5 20

Matematik-1 40 8 5 20

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 1 1 20
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 2 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 1 0 20
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 3 10 15

Fizik 7 2 5 29

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS GEDİK 71 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,448 209,850 12 68 78 78 2087

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 14 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 7 1 6,75 17 7,30 6,08 7,69

Toplam: 120 7 1 6,75 6 23,09 25,30 31,89

TYT Matematik B E CBeDAD                              

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 40 7 1 18

Matematik-1 40 7 1 18

Sayı Kümeleri 5 3 1 60
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 0 14
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET İNKAYA 8 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,945 209,850 10 49 59 59 1818

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 14 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 8 7,00 18 11,75 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,59 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,36 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,77 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,30 7,00 6,66

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 7,30 6,08 7,69

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,45 1,74 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,72 1,28 1,09

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,15 0,44 0,68

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,33 3,45 3,30

Toplam: 120 23 22 17,50 15 23,09 25,30 31,89

TYT Türkçe ecD bEb  bBC              bBE  dEAcC    

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal  ADCdBdaD      DdddD     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E C b                        e      BCcc

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen   E a         Baec D

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 8 23

Türkçe 40 9 8 23

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 2 4 12
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 0 2 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 1 1 20
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 1 14

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMME  ERTÜRK 825 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,110 209,850 3 15 25 25 865

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 14 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 11,75 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,59 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,36 1,63 1,39

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,57 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,77 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,30 7,00 6,66

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 7,30 6,08 7,69

Toplam: 120 43 18 38,50 32 23,09 25,30 31,89

TYT Türkçe bEDaDEaDbCB DB dCDccbDABCDEBECACEAcaABBE

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADC adaD E    DC Bc     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E CeA  Dbc     E    B   e               

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 12 5 71
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 9 4 36

Tarih-1 5 4 0 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 1 2 20
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 3 1 21
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUKİT ALAN 499 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,108 209,850 9 47 57 57 1765

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 14 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,59 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,36 1,63 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,77 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,30 7,00 6,66

Matematik-1 40 10 9 7,75 19 7,30 6,08 7,69

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,45 1,74 1,54

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,72 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,15 0,44 0,68

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,33 3,45 3,30

Toplam: 120 23 21 17,75 15 23,09 25,30 31,89

TYT Sosyal C EADDecBaBEE adDcCd     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik c EbCeA A b d AcAde   Be     D        BC

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen e eaEddC            

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 4 0 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 9 25

Matematik-1 40 10 9 25

Sayı Kümeleri 5 1 3 20
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 4 2 29
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 1 0 20
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 5 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT CAN CİHANYANDI 823 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,810 209,850 7 37 47 47 1488

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 14 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 4 10,00 25 11,75 12,44 15,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,59 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,36 1,63 1,39

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,57 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,77 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 7,30 7,00 6,66

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 7,30 6,08 7,69

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,45 1,74 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,72 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,15 0,44 0,68

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,33 3,45 3,30

Toplam: 120 28 12 25,00 21 23,09 25,30 31,89

TYT Türkçe b D  ECDACBbDB  aeBE                    

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal cceC    D E    D  Bc     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E CB     Bed                  CBDB C    

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen eEE aE              

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 4 28

Türkçe 40 11 4 28

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 5 0 29
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 2 23

Matematik-1 40 9 2 23

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 2 0 40
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 3 0 60
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 3 2 43

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA EREN ÜSTÜN 781 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,743 209,850 2 11 21 21 739

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 14 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 11,75 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,59 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,36 1,63 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,77 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,30 7,00 6,66

Matematik-1 40 15 3 14,25 36 7,30 6,08 7,69

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,45 1,74 1,54

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,72 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,15 0,44 0,68

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,33 3,45 3,30

Toplam: 120 47 27 40,25 34 23,09 25,30 31,89

TYT Türkçe AbD  EaaAC dce  dDcEEbcaeDdcEC   AabABBE

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EA CBacaDCE DBaD  BD     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik ED BbDADAcC                    BDBECBC e

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen eEE CEb     e    d  

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 16 40

Türkçe 40 16 16 40

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 8 8 47
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 4 0 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 3 38

Matematik-1 40 15 3 38

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 2 2 40
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 0 14
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 4 0 80
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 4 2 57

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK GÜR 768 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,933 209,850 4 16 26 26 901

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 14 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 11,75 12,44 15,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,59 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,36 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,77 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 7,30 7,00 6,66

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 7,30 6,08 7,69

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,45 1,74 1,54

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,72 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,15 0,44 0,68

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,33 3,45 3,30

Toplam: 120 42 20 37,00 31 23,09 25,30 31,89

TYT Türkçe b AEE ACCe  B eaDADCEBbcE  DbEACACBcc AB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CccA Daa B       c       

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik BCE dB   D  A                  C B e  BC

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen b e E CCA  E c     d

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 9 58

Türkçe 40 23 9 58

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 8 6 47
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 4 5 16

Tarih-1 5 2 2 40

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 2 25

Matematik-1 40 10 2 25

Sayı Kümeleri 5 2 0 40
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 0 14
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 2 1 40
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 2 2 29

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimya 7 3 1 43

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİ 579 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
107,203 209,850 13 73 83 83 2217

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 14 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 4 -1,00 -3 11,75 12,44 15,97

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 7,30 6,08 7,69

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,45 1,74 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,72 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,15 0,44 0,68

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,33 3,45 3,30

Toplam: 120 5 11 2,25 2 23,09 25,30 31,89

TYT Türkçe  d           a      bb                  

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Matematik   b      e   c  bB     B                

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen eEEbC b             

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 0 4 0

Türkçe 40 0 4 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 1 14
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 3 3 43

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
140 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,175 209,850 10 23 33 33 1071

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 11 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 18,20 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,57 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,16 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,07 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,68 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,48 7,00 6,66

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 12,95 6,08 7,69

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,86 1,74 1,54

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,84 1,28 1,09

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,64 0,44 0,68

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,34 3,45 3,30

Toplam: 120 41 24 35,00 29 47,98 25,30 31,89

TYT Türkçe ba dE ACb  cdaD  ADe   BEBCDEEA ACBEcbAB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal C EbDD B a     daDeB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik B b  B eADb   A  a    B            d    

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen     EeCe  C CBeDBD d

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 10 50

Türkçe 40 20 10 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 11 3 65
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 5 28

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Sayı Kümeleri 5 2 2 40
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 4 0 29
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 4 40

Fizik 7 2 1 29

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimya 7 3 1 43

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERKİN KARACA 119 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,385 209,850 6 7 17 17 537

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 11 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 18,20 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,57 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,63 1,39

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,07 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,68 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,48 7,00 6,66

Matematik-1 40 11 6 9,50 24 12,95 6,08 7,69

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,86 1,74 1,54

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,84 1,28 1,09

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,64 0,44 0,68

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,34 3,45 3,30

Toplam: 120 58 35 49,25 41 47,98 25,30 31,89

TYT Türkçe DacEEDACCD EBeDBDADdcBEBEBbDdcedACBaaeAB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal dBEAeDCcBaaEECDBaD a     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik c b CB eADAA E D d    B       a  e    BC

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen dEDcEeCCd C CBebBbcd

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 13 65

Türkçe 40 26 13 65

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 11 6 65
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 6 28

Matematik-1 40 11 6 28

Sayı Kümeleri 5 1 3 20
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 4 0 29
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 1 1 20
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 9 9 45

Fizik 7 4 3 57

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİT GÜN 414 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,195 209,850 1 1 1 1 6

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 11 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 18,20 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,57 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 1,63 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,07 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,68 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,48 7,00 6,66

Matematik-1 40 34 2 33,50 84 12,95 6,08 7,69

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,86 1,74 1,54

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,84 1,28 1,09

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,64 0,44 0,68

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,34 3,45 3,30

Toplam: 120 95 16 91,00 76 47,98 25,30 31,89

TYT Türkçe eEbDDECDACB DBB CDBEEDcBeDEBECA EAaCABBb

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal bADCdBBBDCE cBED dBD     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik EDCBADADABCAADAEe B BDEBCA DACCBDBECBC c

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen eEECCECBaECBCABcDcDD

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 6 78

Türkçe 40 31 6 78

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 14 3 82
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 34 2 85

Matematik-1 40 34 2 85

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 5 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 11 1 79
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 4 0 80
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen 20 16 4 80

Fizik 7 6 1 86

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KURAL 789 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,200 209,850 7 8 18 18 668

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 11 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 18,20 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,57 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,63 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,07 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,68 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,48 7,00 6,66

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 12,95 6,08 7,69

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,86 1,74 1,54

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,84 1,28 1,09

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,64 0,44 0,68

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,34 3,45 3,30

Toplam: 120 50 24 44,00 37 47,98 25,30 31,89

TYT Türkçe  dDa ECbdCB Da dCeBE DcBb EBECAdEAad    

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADCcaBaDCE aBED d D     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik EDCB DA   CA         a       dC  B  B   

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen DEE aEC CE ea B  aeD

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 12 45

Türkçe 40 18 12 45

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 8 5 47
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 2 28

Matematik-1 40 11 2 28

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 2 1 40
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 2 0 40
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 5 45

Fizik 7 5 1 71

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN UÇAR 129 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,235 209,850 8 12 22 22 774

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 11 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 19 8,25 21 18,20 12,44 15,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,57 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,16 1,63 1,39

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,07 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,68 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,48 7,00 6,66

Matematik-1 40 18 4 17,00 43 12,95 6,08 7,69

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,86 1,74 1,54

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,84 1,28 1,09

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,64 0,44 0,68

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 7,34 3,45 3,30

Toplam: 120 48 37 38,75 32 47,98 25,30 31,89

TYT Türkçe eabD Eae bBdD aaCDdE DAcbDcaE   c aeAaBc

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EAede  aD EC   DCBBD     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik EDdB DADAdC AD      aa       CCBDB CBC  

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen DaE  E BCEecabBcedec

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 19 33

Türkçe 40 13 19 33

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 4 9 24
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 4 45

Matematik-1 40 18 4 45

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 3 1 60
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 3 1 21
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 4 0 80
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 7 10 35

Fizik 7 3 1 43

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 4 43

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCAN BAŞARAN 223 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,148 209,850 3 4 14 14 401

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 11 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 18,20 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,57 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,63 1,39

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,07 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,68 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,48 7,00 6,66

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 12,95 6,08 7,69

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,86 1,74 1,54

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,84 1,28 1,09

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,64 0,44 0,68

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,34 3,45 3,30

Toplam: 120 60 22 54,50 45 47,98 25,30 31,89

TYT Türkçe DaedEDACCDBaBbDBDADCcBEaEBCDEEA cd      

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CcEADDCaBaa   De D       

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik BCE CB D bA    e            D  C BDB  Be

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen bEDEEbae BCECBDDBcDB

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 9 60

Türkçe 40 24 9 60

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 11 1 65
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 3 33

Matematik-1 40 13 3 33

Sayı Kümeleri 5 3 0 60
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 4 0 80
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen 20 14 5 70

Fizik 7 4 3 57

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 1 0 100
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED GÜRLER 99 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,853 209,850 2 2 10 10 294

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 11 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 18,20 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,57 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 1,63 1,39

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,07 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,68 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,48 7,00 6,66

Matematik-1 40 15 7 13,25 33 12,95 6,08 7,69

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,86 1,74 1,54

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,84 1,28 1,09

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,64 0,44 0,68

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,34 3,45 3,30

Toplam: 120 68 34 59,50 50 47,98 25,30 31,89

TYT Türkçe DaAaEDbCCeBEBbeeDADCcBEBEaCbEaAbACBEcaAa

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CeEADcCcBaeEECcBDDCB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik BCEDCBADAbAAA eaddb   e E             BC

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen CEeEECCCAaCEeeDDBaDa

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 15 63

Türkçe 40 25 15 63

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 9 8 53
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 7 38

Matematik-1 40 15 7 38

Sayı Kümeleri 5 4 1 80
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 5 14
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 1 0 20
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 14 6 70

Fizik 7 6 1 86

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH KARALI 340 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,333 209,850 9 18 28 28 954

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 11 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 18,20 12,44 15,97

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,57 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,07 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,68 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,48 7,00 6,66

Matematik-1 40 16 1 15,75 39 12,95 6,08 7,69

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,86 1,74 1,54

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,84 1,28 1,09

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,64 0,44 0,68

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,34 3,45 3,30

Toplam: 120 41 24 35,00 29 47,98 25,30 31,89

TYT Türkçe DD bE bC      c c e ae aEaC E ACAC      

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CeE bDCa a     dcDCB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik BCE CB   DAAeE DA D        A  E       BC

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen bEeEEbaC  CE ceD  ec

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 9 28

Türkçe 40 11 9 28

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 6 3 35
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 2 2 40

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 1 40

Matematik-1 40 16 1 40

Sayı Kümeleri 5 2 0 40
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 5 1 36
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 1 0 20
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 7 8 35

Fizik 7 3 4 43

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SADIK FATİH KOCABAŞ 55 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,960 209,850 11 42 52 52 1671

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 11 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 21 5,75 14 18,20 12,44 15,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,57 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,63 1,39

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,07 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,68 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,48 7,00 6,66

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 12,95 6,08 7,69

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,86 1,74 1,54

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,84 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,64 0,44 0,68

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 7,34 3,45 3,30

Toplam: 120 30 37 20,75 17 47,98 25,30 31,89

TYT Türkçe  EbDbECcdC  c   eecE DbcCDddECd cdcedddd

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal dcDb aBaDCE D cDCdBa     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E dB  b ABC  e E    B         d  B      

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen  E    a  deBe       

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 21 28

Türkçe 40 11 21 28

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 6 10 35
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 2 0 40
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 1 14
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 1 0 20
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 1 1 14

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN GÜNCÜ 802 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,363 209,850 5 6 16 16 514

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 11 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 18,20 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,57 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 1,63 1,39

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,07 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,68 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,48 7,00 6,66

Matematik-1 40 9 9 6,75 17 12,95 6,08 7,69

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,86 1,74 1,54

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,84 1,28 1,09

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,64 0,44 0,68

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,34 3,45 3,30

Toplam: 120 58 30 50,50 42 47,98 25,30 31,89

TYT Türkçe DaeEEDACbD dBdDeDADCEBEcEaCDEbACACBEabAB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CcEAcD aBBBEEaDBDDCB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik ceEedBADADc bE e  e   B         C  e    

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen   eEb aC  C eBeDB  a

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 11 70

Türkçe 40 28 11 70

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 13 4 76
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 9 23

Matematik-1 40 9 9 23

Sayı Kümeleri 5 3 1 60
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 4 2 29
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 1 3 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KAMACİHAN 151 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,410 209,850 4 5 15 15 512

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 11 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 18,20 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,57 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,16 1,63 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,07 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,68 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,48 7,00 6,66

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 12,95 6,08 7,69

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,86 1,74 1,54

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,84 1,28 1,09

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,64 0,44 0,68

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 7,34 3,45 3,30

Toplam: 120 56 26 49,50 41 47,98 25,30 31,89

TYT Türkçe AEDDDEaDACd  B dCDBbEDAaCDdBECAdEAabAaBE

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADCc  aD E DeEDbB a     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik ED B D DAB d eA     Ba       C B B C    

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen eE  aEb  E  aAcDcceD

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 11 5 65
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 3 33

Matematik-1 40 13 3 33

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 4 0 80
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 3 0 21
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 2 0 40
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 1 0 50
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 8 30

Fizik 7 2 3 29

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ULUS 379 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,833 209,850 7 27 37 37 1183

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 13 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 15,48 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,66 1,63 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,66 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,34 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,55 7,00 6,66

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 6,85 6,08 7,69

Toplam: 120 37 21 31,75 26 27,65 25,30 31,89

TYT Türkçe D  EE dCac  B caaAeeceEcEBdDE ACA BbEeAB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CcEbDDCBBBeEE c  DdB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik   E C   Aab     A     B   CA            

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 14 45

Türkçe 40 18 14 45

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 10 7 59
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 2 18

Matematik-1 40 7 2 18

Sayı Kümeleri 5 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 5 1 36
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAHADIR SEMERCİ 827 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,598 209,850 5 22 32 32 1066

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 13 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 15,48 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,66 1,63 1,39

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,66 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,34 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,55 7,00 6,66

Matematik-1 40 7 7 5,25 13 6,85 6,08 7,69

Toplam: 120 40 22 34,50 29 27,65 25,30 31,89

TYT Türkçe AbDa aC bCB DB aCD EEDABb EaECAdEA bABBE

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADa BdaD E a  DCaBc     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik c  B ec cB   ec     BD       b B B   C  

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 9 60

Türkçe 40 24 9 60

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 11 3 65
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 7 18

Matematik-1 40 7 7 18

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 2 2 40
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 2 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 2 0 40
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİRK AN KAYALI 785 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,195 209,850 1 3 13 13 387

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 13 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 15,48 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,66 1,63 1,39

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,66 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,34 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,55 7,00 6,66

Matematik-1 40 10 0 10,00 25 6,85 6,08 7,69

Toplam: 120 57 10 54,50 45 27,65 25,30 31,89

TYT Türkçe cEDDDEC AC bDa aaDBEEDABCDEBECACbAceABBE

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADCaBBBDCEbDBEDCBBD     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E        BC    E    B   C   A   D   BC  

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 14 2 82
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 18 2 72

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 0 25

Matematik-1 40 10 0 25

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 1 0 20
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 4 0 29
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 2 0 40
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇAVUŞ 787 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,913 209,850 10 43 53 53 1698

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 13 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 18 8 16,00 40 6,85 6,08 7,69

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,17 1,74 1,54

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,33 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,17 0,44 0,68

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,67 3,45 3,30

Toplam: 120 21 11 18,25 15 27,65 25,30 31,89

TYT Matematik E dBA ADA e  eAEeBB Ba BCc eACC  e  BC  

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen D E C e     a    c  

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 40 18 8 45

Matematik-1 40 18 8 45

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 3 0 60
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 10 2 71
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 1 1 20
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 3 1 43

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH EREN ÖZBEY 145 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,193 209,850 8 39 49 49 1615

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 13 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 3 0,25 1 15,48 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,66 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,66 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,34 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 9,55 7,00 6,66

Matematik-1 40 16 4 15,00 38 6,85 6,08 7,69

Toplam: 120 23 10 20,50 17 27,65 25,30 31,89

TYT Türkçe Dacd                                    

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CaEA DCcBa               

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik c E CBA  Dc bEA AC  B  e      ECCB    BC

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 1 3 3

Türkçe 40 1 3 3

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 3 24

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 4 40

Matematik-1 40 16 4 40

Sayı Kümeleri 5 3 1 60
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 5 1 36
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 2 0 40
Katı Cisimler 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÇOBAN 881 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,845 209,850 11 48 58 58 1770

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 13 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 5 3,75 9 15,48 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,66 1,63 1,39

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,66 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,34 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,55 7,00 6,66

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 6,85 6,08 7,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,17 1,74 1,54

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,33 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,17 0,44 0,68

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,67 3,45 3,30

Toplam: 120 22 15 18,25 15 27,65 25,30 31,89

TYT Türkçe D ebEbcC c  BC                          

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CeEAeDa BaaEECDBaD B     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik  C a  e Ac      A     B      D          

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen        e            

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 5 13

Türkçe 40 5 5 13

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 1 2 6
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Sayı Kümeleri 5 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 3 1 21
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET FIRAT EREL 295 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,793 209,850 2 10 20 20 704

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 13 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 15,48 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,66 1,63 1,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,66 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,34 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,55 7,00 6,66

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 6,85 6,08 7,69

Toplam: 120 48 17 43,75 36 27,65 25,30 31,89

TYT Türkçe eEDDDECDACBaDBBECeBcEDAaCDEBECACEAcCABBE

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal cADC  BaDCECcacDC Bc     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E e  e Dc e      B       d              

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 15 2 88
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 1 14
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN KARAKUŞ 723 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,075 209,850 12 62 72 72 1987

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 13 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 15 8,25 21 15,48 12,44 15,97

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,66 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,66 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,34 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,55 7,00 6,66

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 6,85 6,08 7,69

Toplam: 120 18 21 12,75 11 27,65 25,30 31,89

TYT Türkçe Da bEe C a b dcaDc   B  EBC d bCc BEcebB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal b E DDe  a     daDCd     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik                       B                 

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 15 30

Türkçe 40 12 15 30

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 6 7 35
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 6 20

Tarih-1 5 2 1 40

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı Kümeleri 5 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN TAŞER 436 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,270 209,850 3 19 29 29 976

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 13 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 15,48 12,44 15,97

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,66 1,63 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,66 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,34 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,55 7,00 6,66

Matematik-1 40 8 2 7,50 19 6,85 6,08 7,69

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,17 1,74 1,54

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,33 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,17 0,44 0,68

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,67 3,45 3,30

Toplam: 120 41 21 35,75 30 27,65 25,30 31,89

TYT Türkçe eED  EaDACBdc   d cc DAab EBEC C AcbeBBc

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADCB BaD E DBcDCBBD     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E  BA  D c     E    B   C    d       C  

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen  cE        ce    c  

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 13 43

Türkçe 40 17 13 43

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 6 8 35
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 15 2 60

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 2 20

Matematik-1 40 8 2 20

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 2 2 40
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 4 0 29
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 1 14

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH ŞEN 333 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,930 209,850 9 40 50 50 1618

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 13 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 15,48 12,44 15,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,89 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,66 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,66 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,34 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 9,55 7,00 6,66

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 6,85 6,08 7,69

Toplam: 120 27 19 22,25 19 27,65 25,30 31,89

TYT Türkçe b A EeAbac dadDBaAD cB aEBCDEEAC C      

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal bc A           d D B     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik B c     A c c  e b    BD         B B   C

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 11 43

Türkçe 40 17 11 43

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 8 3 47
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 3 3 12

Tarih-1 5 1 2 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18

Sayı Kümeleri 5 1 1 20
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 1 14
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 2 0 40
Katı Cisimler 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA GEZER 845 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,698 209,850 4 21 31 31 1063

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 13 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 15,48 12,44 15,97

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,66 1,63 1,39

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,66 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,34 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,55 7,00 6,66

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 6,85 6,08 7,69

Toplam: 120 39 16 35,00 29 27,65 25,30 31,89

TYT Türkçe  Eaa EeDACB D   CDBcEDc eabcECAd AcCABBE

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADCBBBBDCE  cED eBD     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E  e  A      e  c   B                   

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 11 53

Türkçe 40 21 11 53

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 11 5 65
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 15 2 60

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 1 14
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GÜNAY 391 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 13 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 27,65 25,30 31,89

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KEKLİK 846 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,643 209,850 6 26 36 36 1159

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 13 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 15,48 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,66 1,63 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,66 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,34 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,55 7,00 6,66

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 6,85 6,08 7,69

Toplam: 120 39 27 32,25 27 27,65 25,30 31,89

TYT Türkçe bbDa EbcACddcB  CDdc DABeDEBECcCEAcaAeBa

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal cADCcBBaDCECcB cCd e     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik Ec B aAD e      D   Be B         B      

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 16 50

Türkçe 40 20 16 50

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 8 8 47
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 1 2 20
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 5 0 36
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 1 0 20
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYİĞİT GERGİN EYYY 522 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,958 209,850 12 50 60 60 1842

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 21 7,75 19 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 2,54 6,08 7,69

Toplam: 120 24 30 16,50 14 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe D eEa dCCe aBbc DAebcB aEaCad AdbaBdcbdB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CcE  Da BaB E c  cd      

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik  eE  dADAD   c                          

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 21 33

Türkçe 40 13 21 33

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 4 12 24
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 6 24

Tarih-1 5 2 1 40

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Sayı Kümeleri 5 2 1 40
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 1 14
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALTAY HASAN 268 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,743 209,850 14 53 63 63 1862

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 16 8,00 20 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 2,54 6,08 7,69

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,17 1,74 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,65 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 0,44 0,68

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 3,60 3,45 3,30

Toplam: 120 23 27 16,25 14 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe A D aEaaACdCca cCe   DAcdDddEa C b e a  

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADCBecaDe  be DC Bc     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik    B    e       b    D                  

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen      a         c    

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 16 30

Türkçe 40 12 16 30

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 4 8 24
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 1 0 20
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERCAN 703 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,908 209,850 7 32 42 42 1350

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 4 15,00 38 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 2,54 6,08 7,69

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,17 1,74 1,54

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,65 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 0,44 0,68

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 3,60 3,45 3,30

Toplam: 120 33 13 29,75 25 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe D AE  ACC  cBCDBDAeC BE Ea  d           

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CcEADeaBdaaEE    D       

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik c                            D         C

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen C DEE aC  C  B     c

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 4 40

Türkçe 40 16 4 40

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 6 2 35
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Sayı Kümeleri 5 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 7 2 35

Fizik 7 4 1 57

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimya 7 3 0 43

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BATILAY ERDEM 258 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,738 209,850 10 36 46 46 1476

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 2,54 6,08 7,69

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,17 1,74 1,54

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,65 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,22 0,44 0,68

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 3,60 3,45 3,30

Toplam: 120 34 30 26,50 22 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe AED cbCebCBCDB cCec EDAa  d E     ab  ab

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADCcBdaeaE  aEDCaB      

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik b   A    c          B  e  bD  a      C  

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen DEE a C C eB* e  c  

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 13 35

Türkçe 40 14 13 35

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 5 7 29
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 1 1 20
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 1 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 4 1 57

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN UÇUR 510 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,583 209,850 3 25 35 35 1139

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 0 12,00 60 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 2,54 6,08 7,69

Toplam: 120 36 8 34,00 28 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe D AE  ACC  cBCDBDAeC BE EaC EE CA Bcc AB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal C EADDCBB      B DCB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik c                e          b           

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 5 60

Türkçe 40 24 5 60

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 11 3 65
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 12 0 48

Tarih-1 5 4 0 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Sayı Kümeleri 5 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÇİMEN 324 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,568 209,850 20 67 77 77 2071

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 6 8,50 21 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 1 9 -1,25 -3 2,54 6,08 7,69

Toplam: 120 15 23 9,25 8 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe D d   AC   dB eBDAe    a          Ba  AB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal C E eDed a     dcceB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik    e   D   c   b   a   b   c   d   e   b

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 6 25

Türkçe 40 10 6 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 3 2 18
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 8 16

Tarih-1 5 2 1 40

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 9 3

Matematik-1 40 1 9 3

Sayı Kümeleri 5 1 0 20
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 2 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BEKİŞŞŞ EYY 817 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,230 209,850 2 24 34 34 1115

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 8 2 7,50 19 2,54 6,08 7,69

Toplam: 120 39 24 33,00 28 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe dEDa aabACBbDB daDBEaDABCbdcECdCcAcbABBE

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal aAeCaBBcDa     DCdBD     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E dBA ADAd                          BC  

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 9 8 53
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 2 20

Matematik-1 40 8 2 20

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 2 1 40
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 0 14
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 1 0 20
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAKKIAKBAŞ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,985 209,850 8 34 44 44 1428

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 2,54 6,08 7,69

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,17 1,74 1,54

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,65 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 0,44 0,68

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 3,60 3,45 3,30

Toplam: 120 32 15 28,25 24 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe  ED  b  ACB D  bCeea D BC E bb   dc     

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADdcaBBDCEaD ED BB      

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E                                       

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen DEE a C C  BC    c  

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 9 28

Türkçe 40 11 9 28

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 6 3 35
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 2 35

Fizik 7 4 1 57

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 0 43

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL İBRAHİM ÖZCAN 373 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,623 209,850 4 29 39 39 1246

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 2,54 6,08 7,69

Toplam: 120 36 19 31,25 26 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe eED  bCeACBCcB cCeBE DbBdDccEdACEAaCAB  

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EA CcBBaDC    EDCdBa     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik ceC b A     A                           

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 9 6 53
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 0 14
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER ARDAA 224 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,375 209,850 19 65 75 75 2044

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 8 8,00 20 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 6,69 7,00 6,66

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,17 1,74 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,65 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,22 0,44 0,68

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,60 3,45 3,30

Toplam: 120 15 18 10,50 9 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe D eaE ACeD dddbBbA  EB B                

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal aeEb DdceaB     eDbB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Fen       a             

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 8 25

Türkçe 40 10 8 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 3 2 18
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 9 20

Tarih-1 5 1 3 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İRFAN K* AOĞLU 106 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,888 209,850 21 69 79 79 2100

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 17 3,75 9 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 6,69 7,00 6,66

Toplam: 120 13 22 7,50 6 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe D d abbC aebadDab c E  ecdb E     Ba  AB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal C EcDD cda      e C      

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 17 20

Türkçe 40 8 17 20

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 4 6 24
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 5 20

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ÇİMEN 316 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,440 209,850 16 55 65 65 1877

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 10 2,50 6 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 2,54 6,08 7,69

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,17 1,74 1,54

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,65 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 0,44 0,68

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 3,60 3,45 3,30

Toplam: 120 21 18 16,50 14 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe   D   beA dbD  c      Aa    E     ab  ab

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADCcc aeC     DCaB      

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik          c          B                   

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen DEE a C C  BC    c  

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 10 13

Türkçe 40 5 10 13

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 3 6 18
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 2 35

Fizik 7 4 1 57

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 0 43

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
JR SALİH KOÇ 894 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,890 209,850 5 30 40 40 1268

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 2,54 6,08 7,69

Toplam: 120 36 21 30,75 26 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe DDedc ACCD da c DADdEBEcEcbDE ACAdBEaCAe

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CacbDDeaBaaEECDBDDaB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik     C  D                                

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 13 55

Türkçe 40 22 13 55

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 13 4 76
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 2 3 40

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Sayı Kümeleri 5 1 0 20
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KASIM AY 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,350 209,850 13 51 61 61 1848

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 2,54 6,08 7,69

Toplam: 120 21 17 16,75 14 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe D AEE bCaa dBdcBDAeCbcadEaCDd         A 

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CeEA Dec       B c       

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik   E          E                          

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 13 35

Türkçe 40 14 13 35

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 5 7 29
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Sayı Kümeleri 5 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM SERVET ÖZDEMİR 359 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,513 209,850 15 54 64 64 1876

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 6,69 7,00 6,66

Toplam: 120 21 19 16,25 14 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe D eca Abae bBbDBbAeCcBEeEBdeE A   BaaCAB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CeEAeD c                 

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 16 43

Türkçe 40 17 16 43

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 8 7 47
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET YASİN DİNÇ 576 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,963 209,850 18 63 73 73 1988

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 2,54 6,08 7,69

Toplam: 120 16 13 12,75 11 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe baD  EeedCa De  C  E DdB DE E       AeBc

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal  b    aa  E    D         

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik                 D                       

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 10 33

Türkçe 40 13 10 33

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 7 4 41
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 2 3 8

Tarih-1 5 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT 403 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,070 209,850 1 13 23 23 821

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 2,54 6,08 7,69

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,17 1,74 1,54

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,65 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 0,44 0,68

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 3,60 3,45 3,30

Toplam: 120 45 16 41,00 34 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe AdD D CeACBCDB c ec EDAaC E EbACE c ABB 

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADCcBBaDCECDabDCBB      

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik          c          B     b             

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen DEE a C C  BC    d  

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 8 55

Türkçe 40 22 8 55

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 10 4 59
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 2 35

Fizik 7 4 1 57

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 0 43

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÇELİKBAY 46 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,768 209,850 11 38 48 48 1607

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 7 9,25 23 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 2,54 6,08 7,69

Toplam: 120 26 12 23,00 19 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe D AEE dCCD dBdeaDAeCc                   

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CcEADDCBBB     eDDCe     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik  CceC         A                         

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 7 28

Türkçe 40 11 7 28

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 3 2 18
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Sayı Kümeleri 5 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NUMAN SANRI 869 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,915 209,850 17 59 69 69 1951

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 7 8,25 21 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 2,54 6,08 7,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,17 1,74 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,65 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 0,44 0,68

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,60 3,45 3,30

Toplam: 120 17 13 13,75 11 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe D  cE ACCe a daBDADCcc                  

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CeEbDDbccB               

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik   E          E                          

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen                    c

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 7 25

Türkçe 40 10 7 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 3 2 18
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 5 20

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Sayı Kümeleri 5 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OLCAY YLDZTKN     EY 690 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,285 209,850 9 35 45 45 1451

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 19 4,25 11 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 15 3 14,25 36 2,54 6,08 7,69

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,17 1,74 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,65 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,22 0,44 0,68

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,60 3,45 3,30

Toplam: 120 32 29 24,75 21 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe D bbE dCee  aabaDAedEcbcEcdDE be d      

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CcE DDC da    caeDCB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik B EaCB DADA A  cA D   B     b    B    BC

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen       a             

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 19 23

Türkçe 40 9 19 23

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 4 8 24
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 3 38

Matematik-1 40 15 3 38

Sayı Kümeleri 5 3 0 60
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 6 0 43
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 2 0 40
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YNS  EMRE  YGDRN 376 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
117,030 209,850 22 71 81 81 2149

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 28 0,00 0 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 2,54 6,08 7,69

Toplam: 120 13 32 5,00 4 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe cbDae  D aB e cdCacbbDecebaBcCebabcbdaec

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal E  CB ceDa               

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik       A  B    c                         

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 28 18

Türkçe 40 7 28 18

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 2 13 12
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 3 0 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 1 0 20
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 1 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İNCE 813 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,378 209,850 6 31 41 41 1340

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 22 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 10,98 12,44 15,97

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,68 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,89 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,69 7,00 6,66

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 2,54 6,08 7,69

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,17 1,74 1,54

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,65 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,22 0,44 0,68

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 3,60 3,45 3,30

Toplam: 120 34 17 29,75 25 21,50 25,30 31,89

TYT Türkçe   D   b A BbDB cCeBcE AB   eE    AaCABBa

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EADCec aeC     DCaB      

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik         dc          B               BC  

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen DEE a C C  BC    c  

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 8 40

Türkçe 40 16 8 40

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 7 3 41
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 1 0 20
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 7 2 35

Fizik 7 4 1 57

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 0 43

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER KUTKAN 58 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,825 209,850 2 56 66 66 1895

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 9 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 4,81 12,44 15,97

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,25 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,14 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 4,17 7,00 6,66

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 1,59 6,08 7,69

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,31 1,74 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,31 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,31 0,44 0,68

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,31 3,45 3,30

Toplam: 120 20 18 15,50 13 10,53 25,30 31,89

TYT Türkçe D bEE dCd  bBeeaD    B d   e      BaabAB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CBEADDCBdc     c c       

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik                              D          

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen     E b            a

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 12 25

Türkçe 40 10 12 25

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 2 7 12
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 4 32

Tarih-1 5 5 0 100

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı Kümeleri 5 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 1 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANER ÖZDEN 417 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,750 209,850 5 64 74 74 2018

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 9 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 13 2,75 7 4,81 12,44 15,97

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,25 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,28 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,14 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 4,17 7,00 6,66

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 1,59 6,08 7,69

Toplam: 120 16 21 10,75 9 10,53 25,30 31,89

TYT Türkçe  ED  EaebCedc  bb  E  e            eeddE

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal dc a c aDC     DC B      

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E CB c bA   c        D                  

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 13 15

Türkçe 40 6 13 15

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 2 6 12
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 5 20

Tarih-1 5 0 3 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 1 1 20
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 2 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ ÇAVUŞ 1072 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,908 209,850 3 58 68 68 1940

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 9 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 4,81 12,44 15,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,25 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,63 1,39

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,50 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,14 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 4,17 7,00 6,66

Toplam: 120 21 26 14,50 12 10,53 25,30 31,89

TYT Türkçe D eaE ACCc ddaeaDcDCEBbcEae E d cCBccCAB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal dc A DCecaa E   ac a     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 17 43

Türkçe 40 17 17 43

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 7 8 41
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 4 9 16

Tarih-1 5 1 2 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ARSLAN 382 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,998 209,850 6 66 76 76 2045

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 9 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 21 5,75 14 4,81 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,25 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,28 1,63 1,39

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,50 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,14 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 4,17 7,00 6,66

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 1,59 6,08 7,69

Toplam: 120 19 34 10,50 9 10,53 25,30 31,89

TYT Türkçe aa cE  C bdaBCbaDceCbBEd  aeEEdbbb d bbB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal dBEdDDacda bEacd DCB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik                 b   a c                 

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 21 28

Türkçe 40 11 21 28

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 3 9 18
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 10 32

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Sayı Kümeleri 5 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 3 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİCRET ONBAŞI 1054 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,045 209,850 7 72 82 82 2188

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 9 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 3 1,25 3 4,81 12,44 15,97

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,25 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,28 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,14 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 4,17 7,00 6,66

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 1,59 6,08 7,69

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,31 1,74 1,54

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,31 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,31 0,44 0,68

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,31 3,45 3,30

Toplam: 120 8 17 3,75 3 10,53 25,30 31,89

TYT Türkçe D     Aab   a                           

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal C    DC  a     B Dea     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik ded      e        c c        D          

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen a e  eae            

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 2 3 5

Türkçe 40 2 3 5

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 1 2 6
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 5 3 20

Tarih-1 5 1 0 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

Sayı Kümeleri 5 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 3 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 4 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR KOCAKUŞAK 508 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,025 209,850 4 61 71 71 1976

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 9 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 4,81 12,44 15,97

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,25 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,28 1,63 1,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,50 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,14 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 4,17 7,00 6,66

Matematik-1 40 4 12 1,00 3 1,59 6,08 7,69

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,31 1,74 1,54

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,31 1,28 1,09

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,31 0,44 0,68

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 0,31 3,45 3,30

Toplam: 120 28 59 13,25 11 10,53 25,30 31,89

TYT Türkçe dEDbaEbDeaBCcdBadcBEcbeabDbadCbeabECAcBd

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal bdaecdBaDbECbdaaCedb     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik b d AD eA b dc  a d B d b ea            

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen DbE a  da  c e a B D

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 25 38

Türkçe 40 15 25 38

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 6 11 35
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 5 15 20

Tarih-1 5 0 5 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 12 10

Matematik-1 40 4 12 10

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 2 0 40
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 5 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 2 2 29

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 4 0

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÇETİN 528 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,005 209,850 1 28 38 38 1196

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 9 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 4,81 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,25 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,28 1,63 1,39

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,50 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,14 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 4,17 7,00 6,66

Matematik-1 40 9 1 8,75 22 1,59 6,08 7,69

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,31 1,74 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,31 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,31 0,44 0,68

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,31 3,45 3,30

Toplam: 120 39 32 31,00 26 10,53 25,30 31,89

TYT Türkçe D eaE dCbc bBdaaDcDdbcaadBCeEEedAeBEcdAB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal CcEAcDCBcaBEEC B DCB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik BCE Ca DAD   E        B                 

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen ed Eb a            a

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 22 38

Türkçe 40 15 22 38

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 7 10 41
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 2 60

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 1 23

Matematik-1 40 9 1 23

Sayı Kümeleri 5 2 1 40
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 4 0 29
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 1 4 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖVÜNÇ HAZER 424 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
96,990 209,850 8 75 85 85 2291

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 9 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 25 -3,25 -8 4,81 12,44 15,97

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,25 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,28 1,63 1,39

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,50 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,14 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 4,17 7,00 6,66

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 1,59 6,08 7,69

Toplam: 120 8 37 -1,25 -1 10,53 25,30 31,89

TYT Türkçe baebe db d bc aEdec b Acebd d ce b C a d

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal Ec a  B a   c b e        

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E  B  A c  b e        a     c     a     

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 25 8

Türkçe 40 3 25 8

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 1 12 6
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 2 6 8

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 1 0 20
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 1 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH 645 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 9 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 4,81 12,44 15,97

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,28 1,63 1,39

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,50 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,14 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 14 0,50 3 4,17 7,00 6,66

Matematik-1 40 6 34 -2,50 -6 1,59 6,08 7,69

Toplam: 120 17 81 -3,25 -3 10,53 25,30 31,89

TYT Türkçe dEDebcaabCdaeaBcaDecbbcdebbacCedcedbAcda

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal bbDaBcacDeabadbaC  a     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik abCdeedcbaabcDedcaBcdeEdCbabcdedcBabcdee

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 33 18

Türkçe 40 7 33 18

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 3 14 18
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 0 2 0

TYT Sosyal 25 4 14 16

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 34 15

Matematik-1 40 6 34 15

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 0 5 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 2 12 14
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 1 4 20
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 2 0
Katı Cisimler 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERAAT CAYIROĞLU 903 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,810 209,850 2 41 51 51 1659

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 7 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 13,46 12,44 15,97

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,46 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,12 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,71 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 3,00 7,00 6,66

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,38 1,74 1,54

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,38 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,50 0,44 0,68

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 -0,50 3,45 3,30

Toplam: 120 32 39 22,25 19 18,75 25,30 31,89

TYT Türkçe cadEEccCae deeDaDADCEaEBEBdDE ACACBEaCAe

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal babbDDCe a     d DCB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Fen bdecEddaccCEbceacbbc

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 15 58

Türkçe 40 23 15 58

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 12 5 71
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 7 24

Tarih-1 5 1 4 20

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 1 6 14

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 6 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
C D 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,400 209,850 1 20 30 30 989

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 7 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 13,46 12,44 15,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,46 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,71 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,12 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,71 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 3,00 7,00 6,66

Matematik-1 40 16 0 16,00 40 5,75 6,08 7,69

Toplam: 120 36 8 34,00 28 18,75 25,30 31,89

TYT Türkçe D eaE ACeD dBbDBbA  EB B          BEaCeB

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal                B DCB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik BCEDCBA ADA A     D   B          B    BC

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 8 40

Türkçe 40 16 8 40

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 6 3 35
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 0 16

Tarih-1 5 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 0 40

Matematik-1 40 16 0 40

Sayı Kümeleri 5 3 0 60
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 5 0 36
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 2 0 40
Katı Cisimler 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KODAK 795 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,168 209,850 3 44 54 54 1710

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 7 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 13,46 12,44 15,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,46 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,12 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,71 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 3,00 7,00 6,66

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 5,75 6,08 7,69

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,38 1,74 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,38 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,50 0,44 0,68

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,50 3,45 3,30

Toplam: 120 25 21 19,75 16 18,75 25,30 31,89

TYT Türkçe D AdEacCCe  adDaDAeedBEdEBe E A ACBE    

Cevap Anahtarı A DDAEEDACCDBEBCDBDADCEBEBEBCDEEACACBEECAB

TYT Sosyal      c   a      cDdB     

Cevap Anahtarı A CBEADDCBBBBEECDBDDCBEDAAC

TYT Matematik eeE C   AD     e   B                    

Cevap Anahtarı A BCEDCBADADAAAEADACDBBDBDEBCADDECCBDBBABC

TYT Fen    cb               

Cevap Anahtarı A CEDEECCCABCECBDDBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 12 45

Türkçe 40 18 12 45

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 9 3 53
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 2 4 8

Tarih-1 5 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

Sayı Kümeleri 5 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 3 0 21
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE EYY 814 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,123 209,850 4 45 55 55 1714

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 7 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 13,46 12,44 15,97

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,46 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,12 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,71 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 3,00 7,00 6,66

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 5,75 6,08 7,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,38 1,74 1,54

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 1,28 1,09

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,50 0,44 0,68

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,50 3,45 3,30

Toplam: 120 27 31 19,25 16 18,75 25,30 31,89

TYT Türkçe eaD  abadCd bB daeBbaDABCbdcECdCcAc ABa 

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal E cdaaBcDa     DCdB      

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik E dBA ADAd          B                   

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen         d      a    

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 20 35

Türkçe 40 14 20 35

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 6 9 35
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 6 7 24

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 2 18

Matematik-1 40 7 2 18

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 2 1 40
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 3 0 21
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 0 0

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 0 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN S 678 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,795 209,850 5 52 62 62 1857

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 7 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 13,46 12,44 15,97

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,46 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,71 1,63 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,12 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,71 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 3,00 7,00 6,66

Matematik-1 40 5 10 2,50 6 5,75 6,08 7,69

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,38 1,74 1,54

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,38 1,28 1,09

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,50 0,44 0,68

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 -0,50 3,45 3,30

Toplam: 120 28 46 16,50 14 18,75 25,30 31,89

TYT Türkçe eaDbeEbDbCBdaB bCcBc         dAdEbEbABBb

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal EcDCedBaDe               

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik c CBeb aAB bc           a b  d    a  C  

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

TYT Fen edEbaddcCceeC Beccac

Cevap Anahtarı B DEECCECBCECBCABDDBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 16 35

Türkçe 40 14 16 35

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 5 6 29
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Çekim Ekleri 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 5 5 20

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 10 13

Matematik-1 40 5 10 13

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 5 2 3 40
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 0 3 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 4 15 20

Fizik 7 1 6 14

Dünya   nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 1 0 1 0
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Canlıların ortak özelliklerini irdeler. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MREMRE D 809 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,010 209,850 6 57 67 67 1937

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 7 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 13,46 12,44 15,97

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,46 2,31 2,01

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,71 1,63 1,39

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,12 1,13 1,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,71 1,92 1,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 3,00 7,00 6,66

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 5,75 6,08 7,69

Toplam: 120 20 22 14,50 12 18,75 25,30 31,89

TYT Türkçe AbD  Ee dbadDB   aBE DABeDE adAC dbbABBa

Cevap Anahtarı B AEDDDECDACBCDBBECDBEEDABCDEBECACEAECABBE

TYT Sosyal        aD E   ac d e     

Cevap Anahtarı B EADCBBBBDCECDBEDCBBDAACED

TYT Matematik  e    A   e               b             

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 14 43

Türkçe 40 17 14 43

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 17 6 9 35
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Çekim Ekleri 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 2 5 8

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Sevr Antlaşması   nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
İslam   da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kur   an-ı Kerim   den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 5 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 1 0 7
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT -1

BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA MUKHLİS 1162 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,850 209,850 7 70 80 80 2132

Puanı Hesaplanan: 75 85 85 2353

Katılımlar: 7 77 87 87 2461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 12 28 5,00 13 5,75 6,08 7,69

Toplam: 120 12 28 5,00 4 18,75 25,30 31,89

TYT Matematik cebaAbdbeaCdbDAdcaccBDaeCADbAeCaDcadeabd

Cevap Anahtarı B EDCBADADABCAADAEDBBDBDEBCADDACCBDBECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Matematik 40 12 28 30

Matematik-1 40 12 28 30

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 5 1 4 20
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 14 5 9 36
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Trigonometri 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 5 1 4 20
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 2 0 2 0
Katı Cisimler 2 0 2 0
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